07/07/2025, 18.55

Assunto:

De

Para:
Responder para
Responder para

Data

Webmail Locaweb . Fwd. Re. Fwd: Esclarecimento - PC 90043/2025

Departamento de Licitacdo e Contratos <licitacao@saguarema.rj.gov.br> SAQUAREMA
<pablo@dhcp.com.br> .
<licitacac@saquarema.rj.gov.br>

<licitacao@saquarema.rj.gov.br>

07/07/2025 16:55

Fwd: Re: Fwd: Esclarecimento - PE 90043/2025 @ PREFEITURA

Prezados, boa tarde!

Encaminho o e-mail com a resposta do pedido de esclarecimento solicitado pela empresa DHCP informatica.

Att.

Flavio F. José da Silva

Agente de Contratagao.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmagdo do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacaofisaquarema.rj.gov.br.

Agradecemos a compreensdo.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITAGCOES E CONTRATOS
Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ

CEP: 289390-756

Nosso e-mail: licitacaofdsaquarema.rj.gov.br

Assunto::Re: Fwd: Esclarecimento - PE 90043/2025
Data:07/07/2025 14:34
De:desenvolvimentosocial@saquarema.rj.gov.br
Para::licitacao@saquarema.rj.gov.br

Prezado(s),

Sirvo-me do presente para informar que as disposigdes relativas a garantia do Item 1 devem observar, integralmente, o que consta nos
subitens 5.4 e 5.5 do Termo de Referéncia.

Joice Mattos Terra Bravo

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.

Em 04/07/2025 16:11, Departamento de Licitagdo e Contratos escreveu:

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento da empresa DHCP.

Agradecemos a compreensdo.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/R]
CEP: 28996-756

Nosso e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br

Assunto::Esclarecimento - PE 90043/2025
Data:04/07/2025 15:16

https:/fwebmail-seguro.com.br/v2/?_task=mail&_safe=0&_uid=5884& mbox=INBOX.enviadas&_action=print&_extwin=1

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmacdo do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rj.gov.br.
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07/07/2025, 1G:55 Webmail Locaweb : Twd: Re: MNwd: Csclarecimento - NC 90043/2028

De:Pablo Pacheco Domingos <pablo@dhcp.com.br>
Para::licitacao@saquarema.rj.gov.br

Boa tarde Sr(a). Pregoeiro(a),
Em relacdo ao item 1, qual o prazo de garantia do kit (Computador + Monitor)? Pois ndo achamos no TR.

Atenciosamente,

Pablo Domingos

Telefone: (31) 3116-0407
E-mail: pablo@dhcp.com.br
Site: www.dhcp.com.br

DHCP INFORMATICA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05.549.856/0001-34

Rua Biguinhas, N 182 - Bairro Betania
Belo Horizonte, MG - CEP 30580-400
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