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DESPACHO
Da: Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo.
Para: Secretaria Municipal Gestéo, Inovagao e Tecnologia.
A/C: Departamento de Licitacbes e Contratos

Prezados,

Em resposta a solicitagdo de esclarecimento do Pregéo Eletrdnico N°® 90017/2025,

da empresa G3 Visual, informamos:

1- Segue abaixo a descrigdo completa do ltem 14, para uma melhor apreciagéo: Tipo: Painel Moldura, regular,
produzido por lona vinilica, com o cumprimento de 2,5 metros, largura de 22,5 metros e material: 20cm Altura X
20cm Largura X Profundidade 18cm;

2- Referente as duvidas ao ltens 17 e 18, é valido ratificar que a Unidade de Medida realizada sera em M?,
conforme os demais itens do Grupo 2.

3- Ainda referente ao item 17, é valido esclarecer que a medida informada se refere CENTIMETROS, logo: 500 cm
X 500 cm.

De antem3o agradecemos o interesse e torcemos para que as informagdes aqui acostadas, tenham sanadas possiveis

duvidas.

Atenciosamente,

Saquarema, 01 de abril de 2025
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31/03/2025, 15.20 Webmail Locaweb : Fwd: Re: ESCLARECIMENTO PREGAQ 90017/2025

Assunto: Fwd: Re: ESCLARECIMENTO PREGAO 90017/2025 - PRE?E!TURA
De Departamento de Licitagdo e Contratos <licitacao@saquarema.rj.gov.br> snuunaﬂmn
Para: <turismo@saquarema.rj.gov.br>

Responder para  <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Responder para  <licitacao@saquarema.rj.gov.br>
Data 31/03/2025 15:17

Boa tarde!

Segue pedido de esclarecimento.

Obrigada.

Agradecemos a compreenso.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITAGCOES E CONTRATOS

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ]
CEP: 28990-756

Nosso e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br

Assunto::Re: ESCLARECIMENTO PREGﬂC)QOOl?/ZOZS
Data:31/03/2025 12:37
De:G3 Visual <g3visual@gmail.com>
Para::licitacao@saquarema.rj.gov.br

Boa tarde! Desculpa!
Segue abaixo:

CNPJ 52.867.757/0001-80
G3 Visual

Giulia Guimaraes

On Mon, Mar 31, 2025 at 12:24 PM Departamento de Licitacdo e Contratos <licitacao@saquarema.rj.gov.br> wrote:

Prezados, boa tarde!

Para darmos continuidade ao pedido de esclarecimento, solicitamos, por gentileza, que encaminhe os dados da empresa e do colaborador.

Favor notificar o recebimento do mesmo. A confirmagdo do recebimento pode ser enviada por e-mail - licitacao@saquarema.rj.gov.br.

Agradecemos a compreensio.

Atenciosamente,

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS

Rua Coronel Madureira - 77 - CENTRO - SAQUAREMA/RJ
CEP: 28990-756

Nosso e-mail: licitacao@saguarema.rj.gov.br

Em 31/03/2025 12:01, G3 Visual escreveu:

Boa tarde!
Prezados, gostaria de obter as seguintes respostas sobre o pregdo citado acima:

- qual a descrigdo técnica do item 14 - Painel Externo de identificagdo de equipamento publico? Trata-se de lona, placa PVC, Painel
ACM... Formato? Por favor informar o méximo de descrigdo que possibilite a cotagdo.

- qual a medida do item 18, ja que trata-se de unidade e ndo m2?

- qual @ medida do item 17, ja que trata-se de unidade e ndo m2? O que seria essa informacgdo 500x5007 sdo centimentros?
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31/03/2025, 15:20 Webmail Locaweb : M'wd: Re: CSCLARCCIMENTO PRCGAO 90017/2025

Fico no aguardo e agradego desde ja.

Giulia
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